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protocollo@comune.castellanza.va.it

Da: tecnico@comune.castellanza.va.it

Inviato: lunedi 19 febbraio 2018 09:38

A: protocollo@comune.castellanza.va.it

Oggetto: L richiesta sconto sul prezzo esposto alla pompa per metano e GPL

Da protocoliare

Da: Domenico Conte [mailto:dconte@greenfuelcompany.it]

Inviato: venerdi 16 febbraio 2018 16:32

A: tecnico@comune.castellanzava.it

Cc: silvano.ferraro@comune.castellanza.va.it; mcsirna@greenfuelcompany.it; 'Michele di Giacomo (Green Fuel
Company S.p.A)

Oggetto: R: richiesta sconto sul prezzo esposto alla pompa per metano e GPL

Buonasera,

¢on la presente per confermare che anche la Green Fuel Company S.p.A. effettuera per 'anno 2018 la stessa
percentuale di scontistica sul prezzo esposto alla pompa precedentemente accordato dalla Biometano S.r.l..

Cordiali Saluti
Domenico Conte

GREEN FUEL COMPANY S.p.A.

Via Molise, 5 | 20098 SAN GIULIANO MILANESE (MI}
ph (+39) 0823215028 | ph (+39) 0237501440

fax (+39) 0245509040 | mob (+39) 3462325172
mailto: dconte@greenfuelcompany.it

Da: techico@comune.castelianza.va.it [mailto;tecnico@comune.castellanza va.it]
Inviato: venerdi 16 febbraio 2018 13:26

A: 'Domenico Conte' <dconte@greenfuelcompany.it>; mesirna@greenfuelcompany. it
Ce: silvano.ferraro@comune.castellanza.va.it

Oggetto: R: richiesta sconto sul prezzo esposto alla pompa per metano e GPL

Buongiorno,
con La presente si invia in allegato determina di rettifica a seguito di avvenuta fusione della BIOMETANO nella
societd GREEN FUEL COMPANY, riguardante il periodo GENMAIO-FEBBRAIQ 2018.

Per quanto riguarda la richiesta di sconto sul prezzo esposto alla pompa per il metano e il GPL, non abbiamo una
convenzione in corso, ma con mail del 13.12.2017, a seguito di ns richiesta, la BIOMETANO comunicava che avrebbe
effettuato per 'anno 2018 una percentuale di scontistica pari a 1% sul prezzo alla pompa; pertanto si chiede se
anche la GREEN FUEL COMPANY , effettuera la stessa percentuale di scontistica sul prezzo esposto alla pompa per I’
anno 2018.

Certi di un Vs sicuro riscontro, con I'occasione si porgono distinti saluti.

Comune di Castellanza
Ufficio Tecnico- Lavori Pubblici

Da: Domenico Conte [mailio;dconte@greenfuelcompany.it]
Inviato; giovedi 15 febbraio 2018 11:18
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A: techico@comune.castellanza.va.it
Cc: silvano ferraro@comune castellanza.vat Info (Green Fuel Company S.p.A)'; 'Sirna Maria’
Oggetto: R: richiesta sconto sul prezzo esposto alla pompa per metanc e GPL

Buongiorno,

si fa seguito alla vs comunicazione mail del 12 febbraio u.s. per confermare sconto applicato come da convenzione in
corso,

Cordiali Saluti
Domeriico Conte

GREEN FUEL COMPANY S.p.A.

Via Molise, 5 | 20098 SAN GIULIANO MILANESE (MI)
ph (+39) 0823215028 | ph (+39) 0237901440

fax (+39) 0245509040 | mob (+39) 3462325172
mailto: dconte@qgreenfusicompany.it

Da: tecnico@comune.castellanza.va.it [mailto:tecnico@comune.castellanza.va.it]
Inviato: lunedi 12 febbraio 2018 12:05

A: mesirna@greenfuelcompany.it; info@greenfuelcompany.it

Cc: silvano.ferraro@comune.castellanza.va.it

Oggetto: richiesta sconto sul prezzo esposto alla pompa per metano e GPL

Buongiorno,

con La presente si chiede, vista la comunicazione di avvenuta fusione per incorporazione deila societa BIOMETANO
srl nella societad GREEN FUEL COMPANY SPA , se effettuate per 'anno 2018 uno sconto sul prezzo esposto alla
pompa per il metano e per il GPL ed in caso positivo la percentuale di scontistica.

Certi di un Vs sicuro riscontro, con 'occasione si porgono distinti saluti.

Comune di Castellanza
Ufficio Tecnico- Lavori Pubblici
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o Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 022C4A775D4B24163116FD4B3835BE305AEA477C24357EFSD7EFSC71438DE4DT

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Numero Protocollo 0003974/18
Data Protocollo 19/02/2018 :
Ufficio Competente 13 LAVORI PUBBLICI

Credenaziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL
IDENTIFICATIVO HZWAH-15935

PASSWORD PLOO1

DATA SCADENZA Senza scadenza |

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 3/3 - 19/04/2018 12:22:19 - Numera Protocolla 0003974718 - Data Protocollo 19/02/2018



protocollo@comune.castelIanza.va.it
#

S
Da: tecnico@comune castellanza.va.it
Inviato: martedi 9 gennaio 2018 0921
A: protor.olIo@comune.caste!lanza.va.it
Oggetto: I richiesta sconto su prezzo esposto alla pompa
Da: metano auto {maiIto:metanoautolegnano@alice.it]
Inviato: venerdi 29 dicembre 2017 09:35
A: tecnico@comune.castellanza.va.it
Oggetto: Re: richiesta sconto su prezzo esposto alla pompa
COMUNE DI CASTELLANZA

X N.Prot.. 0000454/18 Data: 08/01/2018

11 28/12/2017 11:12, metano auto ha sentto: Ufficio: 13 LAVOR! pUBBLIC! .
Classifica04.18 é@‘
Buongiorno, \pAc_c139 A0 <139

come gia accennato telefonicamente non facciamo assolutamente sconti sul prezzo
alla pompa.

Pensando al tempo in cui siamo stati vostri fornitori, con un rapporto piu che
positive, Vi ricordiamo che:

le nostre agevolazioni al cliente sono basati sul tipo di pagamento, sulla garanzia
di rifornimento ¢ sulla professionalita.

1l nostro distributore pud erogare 800 m3 ora, siamo aperti tutti i giorni dalle 7.00
alle 20.00 compreso i festivi dalle 8.00 alle 12.30. Orari garantiti. Questi sono i
nostri punti di forza cresciuti in molti anni di seriet e professionalita.
Cordialmente salutiamo

Metano Legnano s.n.c

Claudio Cirignano.

11 27/12/2017 09:46, tecnico(@comune.castellanza.va.it ha scritto:

Alla cortese attenzione del sig. Claudio Cirignano

Buongiomo,




con La presente si chiede se effettuate uno sconto sul prezzo esposto alla
pompa per il metano ¢ in caso positivo la percentuale di scontistica.
Indicativamente i ns mezzi hanno un consumo di metano annuo che si aggira
intorno ai € 1.000,00-1.200,00 .

In attesa di un Vs gentile riscontro, con I’occasione porgiamo distinti saluti.

Comune di Castellanza

Ufficio Tecnico-OO.PP.




