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protocollo@comune.castellanza.va.it
Da: e.bissola@®comune.castellanza.va.it
Inviato: mercoledi 6 giugno 2018 15:26
A: protocollo@comune.castellanza.va.it
Oggetto: I: Conferma ordine 128860 eseguito da LUCA CROCE
Allegati: Condizioni_vendita.pdf

----- Messaggio originale-—--
Da: Canevari Group srl [mailto:non-rispondere @canevarl.it]
Inviato: mercoledi 6 giugno 2018 15:25

A: e bissola@comune,castellanza.va.it
Oggetto: Conferma ordine 128860 eseguito da LUCA CROCE

Gentile COMUNE DI CASTELLANZA

La ringraziamo per |l suo ordine humero: 128860 eseguito in data 6/6/2018.

NON RISPONDA A QUESTA EMAIL, per inviarci comunicazioni utilizzi il sito internet.

Dalla Sua area riservata potra seguire e gestire |'evasione dell'ordine.
Le ricordiamo come indicato nefle condizioni di vendita che i tempi medi di evasione sono di circa 10 giorni
lavorativi.

Quando spediremo il meteriale il nostro sistema Le inviera un'altra email per seguire la spedizione.

quando ricevera | amerce pretenda di firmare con "riserva di controllo" il cedolino cartaceo del corriere o sul
palmare.

Senza la firma con riserva in caso di dannao non possiamo rivalerci sul corriere.

Il corriere di default non mette la riserva di controllo.

INFORMAZIONI DI FATTURAZIONE

AZIENDA: COMUNE DI CASTELLANZA

PARTITAIVA: 00252280128

CODICE FISCALE: 00252280123

INDIRIZZO:  viale Rimembranze 4, viale Rimembranze 4
CITTA: Castellanza (VA)

CAP: 21053

EMAIL: e.bissola@comune.castellanza.va,if

INFORMAZION| DI SPEDIZICNE

AZIENDA: COMUNE DI CASTELLANZA
INDIRIZZO:  viale Rimembranze 4, viale Rimembranze 4
CITTA: Castellanza (VA}
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CAP: 21053
TELEFONQ:  0331.526289

DETTAGLI DELL'ORDINE

QUANTITA" 2 - CODICE: ANT 0415
Allarme sonoro pericolo con lampeggiante. Funzionamento autonomo con batteria. Conforme al D.M. 10-03-98

PREZZO UNITARIO E PARZIALE: €124,29 €248,58

QUANTITA": 4 - CODICE: SEG 20174W
Cartello "pulsante allarme antincendio®

PREZZ0O UNITARIO E PARZIALE: €3,19 €12,76

OPZIONI PER L'ORDINE

Spedizione: Corriere espresso assicurato €11,97
Totale peso/volume: kg.1,74
Pagamento: Bonifico bancario posticipato €0,00

Totale prodotti: €261,34
Totale opzioni: €11,97

Totale ordine IVA inclusa: €273,31

ISTRUZIONI DI PAGAMENTO

Hai scelto di pagare il materiale con un bonifico bancario posticipato.

Se sei un nuovo cliente, Ti ricordiamo che per potere acquistare con questa modalita’ di pagamento deve prima
essere fatta richiesta alla nostra amministrazione.

| nostri dati bancari sono:
BPM
IBAN: IT12P0558456400000000027200

Intestato a: Canevari group s.r.l.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Ti ricordiamo che, come gia' indicato sulle pagine del sito, |a presente non costituisce conferma dell'accettazione
dell'ordine ma solo della sua ricezione da parte nostra.

L'ordine, salvo errori nelle descrizioni, immagini e nei prezzi esposti, & comunque confermato se da parte nostra non
si riceve alcuna comunicazione di annullamento entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricezione di questa email.

Grazie per aver acquistato da Canevari Group srl.
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E Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC B3228D(011128A028B5447CABBDCEGSFIBE76F4421542F51BFFDEOFSBEBED4276

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Numero Protecollo 0011877/18
Data Protocollo 06/06/2018
Ufficio Competente 13 LAVORI PUBBLICI

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL
IDENTIFICATIVO HQF32-19570

PASSWORD telrg

DATA SCADENZA Senza scadenza
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