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‘. Allegato Q) determinan. = del ‘_‘S_Q(O%. ) A R
protocollo@comune.castellanza.va.it
Da: e.bissola@comune.castellanza.va.it
Inviato: giovedi 14 giugno 2018 10:57
A: protocollo@comune.castellanza.va.it
Oggetto: [ www,canevari-sicurezza.it - richiesta preventivo 128906 estintori

Da: Canevari Group srl [mailto:conferma-ordine@canevari.it]

Inviato: giovedi 7 giugno 2018 11:19

A: e.bissola@comune.castellanza.va.it

Oggetto: www.canevari-sicurezza.it - Conferma preventivo 128906 eseguito da LUCA CROCE

Gentile COMUNE Di CASTELLANZA
I suo preventivo 128906 & stato correttamente salvato nella sua area riservata alla voce "preventivi salvati®.

ATTENZIONE: Questo preventivo pud essere trasformato in ordine entro 30 giorni.
Dopo tale periodo scadra e sara cancellato dopo ulteriori 30 giorni.

Per informazioni sul preventivo non rispondere a questa mail, utilizza.
il sito internet o chiama il n® 0383-933420. Grazie.

INFORMAZIONI DI FATTURAZIONE

AZIENDA: COMUNE DI CASTELLANZA

PARTITA IVA: 00252280128

CODICE FISCALE: 00252280128

INDIRIZZO:  viale Rimembranze 4, viale Rimembranze 4

CITTA: Castellanza (VA)
CAP: 21053
EMAIL: e.bissola@comune.castellanza.va.it

INFORMAZIONI{ DI SPEDIZIONE

AZIENDA: COMUNE DI CASTELLANZA

INDIRIZZO:  viale Rimembranze 4, viale Rimembranze 4
CITTA: Castellanza (VA)

CAP: 21053

TELEFONO:  0331.526239

DETTAGLI PREVENTIVO
QUANTITA': 3 - CODICE: ANT 0076

Piantana portaestintore universale costruita con tubolare di acciaio finemente verniciato. Fornita con asta e ca rtello
direzionabile in forex. Dimensioni 32x32x192

VARIANTI: Varianti: rosso
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PREZZ( UNITARIO E PARZIALE: €36,04 £108,12

QUANTITA: 3 - CODICE: ANT 0345
Estintore portatile idrico (schiuma) 6 litri. Omologato D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7. Classi di fuoco 43A-233B.

Diametro mm 160, altezza tot. mm 560 peso kg 10,10,

PREZZO UNITARIO E PARZIALE: £69,79 €209,37

OPZIONI PER IL PREVENTIVO

Spedizione: Corriere espreasso €19,50
Totale peso/volume: kg.45
Pagamento: Bonifico bancario posticipato £€0,00

Totale prodotti: €317,49
Totale opzioni: €19,50

Totale preventivo IVAinclusa: €336,99

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Ti ricordiamo che il preventivo che hai appena creato non puo pil essere modificato.
Se devi fare delle variazioni puoi crearne uno nuovo oppure puoi contattare il nostro staff al numero 0383-333420.

| prezzi saranno mantenuti per tutta la validita del preventivo, 30 giorni.
Avrai 30 giorni di tempo per trasformarlo in ordine, dopodiche potrai solo consultarlo per altri 30 giorni.

Successivamente sara cancellato.

Grazie per aver acquistato da Canevari Group srl.
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Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico
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TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC E9937B3F4C5454275C18A51FE2CADEF2466CA69BAA6B885333E5022233B7B1842

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Numero Protocolio 0012685/18
Data Protocollo 18/06/2018
Ufficio Competente 13 LAVORI PUBBLICI

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL
IDENTIFICATIVO KQUWW-19693

PASSWORD KoeilU

DATA SCADENZA Senza scadenza
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